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ADEM YAVUZ ORTAOKULU YABANCI DİL AĞIRLIKLI 5. SINIF HAZIRBULUNUŞLUK SINAVI 
KATILIMLAR 

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL 

KOCAELİ GEBZE ADEM YAVUZ ORTAOKULU HAZIRBULUNUŞLUK 77 77 166 29443 

 
Sıra 

 

 
Ö.No 

 
İsim 

 
Sınıf 

Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü 
 

Türkçe Matematik Fen  SOSYAL 

BİLGİLER 

İngilizce Din K.ve 

A.B. 

Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı    Genel 

Genel Ortalama 9 6 8,59 8 7 7,91 6 4 5,77 6 4 6,02 3 2 3,27 3 1 3,36 35 23 34,92 334,370  

SONUÇ Okul Ortalaması 9 5 9,43 8 6 8,23 6 4 5,51 6 3 6,08 4 1 3,52 3 2 3,12 36 22 35,89 339,480 

1 278 ABDULKERİM AKGÜL 4A 13 2 13,00 14 1 14,00 8 2 8,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 55 5 55,00 467,000 ASİL 

1520 

% 5,16 

2 231 ZEYNEP BALIKCI 4E 14 1 14,00 14 1 14,00 8 2 8,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 55 5 55,00 467,000 ASİL 
1520 

% 5,16 

3 637 İLAYDA AÇANGÜL 4B 13 2 13,00 13 2 13,00 9 1 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 54 6 54,00 460,400 ASİL 
2069 

% 7,03 

4 563 ELİF DEMİR 4B 15 0 15,00 11 4 11,00 9 1 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 4 1 4,00 53 7 53,00 453,800 ASİL 
2617 

% 8,89 

5 0 BELİNAY KAN GIRLI 4D 13 2 13,00 12 3 12,00 9 1 9,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 53 7 53,00 453,800 ASİL 
2617 

% 8,89 

6 601 FURKAN ÇAKMAK 4A 12 3 12,00 14 1 14,00 9 1 9,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 0 5,00 53 7 53,00 453,800 ASİL 
2617 

% 8,89 

7 512 AZRA SU GÜNEŞ 4E 13 2 13,00 12 3 12,00 9 1 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 3 2 3,00 51 9 51,00 440,600 ASİL 
3771 

% 13 

8 499 AYBARSD ORU YILDI 4C 11 4 11,00 14 1 14,00 8 2 8,00 8 2 8,00 5 0 5,00 4 1 4,00 50 10 50,00 434,000 ASİL 
4406 

% 15 

9 22 ZEYNEP AKDEMİR 4C 11 4 11,00 12 3 12,00 9 1 9,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 50 10 50,00 434,000 ASİL 
4406 

% 15 

10 0 ŞEVVAL AZRA BALİ 4D 13 2 13,00 11 4 11,00 7 3 7,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 49 11 49,00 427,400 ASİL 
5064 

% 17 

11 759 YAMAN TORUN 4D 13 2 13,00 12 3 12,00 7 3 7,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 1 4,00 48 12 48,00 420,800 ASİL 
5756 

% 20 

12 566 ELİF HİRA POLAT 4A 15 0 15,00 11 4 11,00 9 1 9,00 5 5 5,00 4 1 4,00 4 1 4,00 48 12 48,00 420,800 ASİL 
5756 

% 20 

13 79 NEHİR ÖZTÜRKMEN 4D 14 1 14,00 9 6 9,00 7 3 7,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 48 12 48,00 420,800 ASİL 
5756 

% 20 

14 523 BETÜL SENA USLU 4B 9 6 9,00 13 2 13,00 7 3 7,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 46 14 46,00 407,600 ASİL 
7136 

% 24 

15 721 ÖM ERERGÜN KARA 4C 10 5 10,00 14 1 14,00 5 5 5,00 7 3 7,00 5 0 5,00 5 0 5,00 46 14 46,00 407,600 ASİL 
7136 

% 24 

16 0 AYŞE NUR GENÇOĞL 4F 10 5 10,00 14 1 14,00 6 4 6,00 7 3 7,00 5 0 5,00 4 1 4,00 46 14 46,00 407,600 ASİL 
7136 

% 24 

17 808 ZEYNEP MİRA AKBAY 4D 13 2 13,00 5 10 5,00 7 3 7,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 45 15 45,00 401,000 ASİL 
7811 

% 27 

18 0 NİSAN UR YÜCE 4F 11 4 11,00 9 6 9,00 8 2 8,00 9 1 9,00 3 2 3,00 5 0 5,00 45 15 45,00 401,000 ASİL 
7811 

% 27 

19 722 ÖMER SARAN 4A 14 1 14,00 12 3 12,00 6 4 6,00 5 5 5,00 3 2 3,00 4 1 4,00 44 16 44,00 394,400 ASİL 
8525 

% 29 

20 67 NEHİR ŞAHİN 4D 12 3 12,00 11 4 11,00 5 5 5,00 8 2 8,00 5 0 5,00 3 2 3,00 44 16 44,00 394,400 ASİL 
8525 

% 29 

21 35 RÜMEYSA ÖZEK 4E 15 0 15,00 8 7 8,00 8 2 8,00 6 4 6,00 4 1 4,00 3 2 3,00 44 16 44,00 394,400 ASİL 
8525 

% 29 

22 595 ESRA GÖ *L 4E 10 5 10,00 10 4 10,00 7 3 7,00 8 2 8,00 5 0 5,00 3 2 3,00 43 16 43,00 387,800 ASİL 
9185 

% 31 

23 320 AHMED YUSUF KILIÇ 4B 10 5 10,00 9 6 9,00 8 2 8,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 1 4,00 43 17 43,00 387,800 ASİL 
9185 

% 31 

24 800 ZEYNEP ADA KAYA 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 6 4 6,00 7 3 7,00 5 0 5,00 2 3 2,00 43 17 43,00 387,800 ASİL 
9185 

% 31 

25 761 ALİ KESHO 4C 10 5 10,00 12 3 12,00 5 5 5,00 7 3 7,00 5 0 5,00 4 1 4,00 43 17 43,00 387,800 ASİL 
9185 

% 31 

26 633 İCLAL ALTUNTAŞ 4C 12 3 12,00 7 8 7,00 5 5 5,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 0 5,00 42 18 42,00 381,200 ASİL 
9879 

% 34 

27 0 EYLÜL AZRA FİDANO 4A 13 2 13,00 8 7 8,00 7 3 7,00 7 3 7,00 3 2 3,00 3 2 3,00 41 19 41,00 374,600 ASİL 
10505 

% 36 

28 0 EDANUR DURMUŞ 4F 9 6 9,00 10 5 10,00 6 4 6,00 7 3 7,00 5 0 5,00 4 1 4,00 41 19 41,00 374,600 ASİL 
10505 

% 36 

29 610 HAYRUNNİSA DÜZGÜ 4E 10 5 10,00 8 7 8,00 8 2 8,00 8 2 8,00 5 0 5,00 1 4 1,00 40 20 40,00 368,000 ASİL 
11200 

% 38 

30 0 ŞURA AKYÜZ 4E 9 6 9,00 10 4 10,00 6 3 6,00 7 3 7,00 5 0 5,00 3 2 3,00 40 18 40,00 368,000 ASİL 

11200 

% 38 

31 631 HÜSEYİNEMRE 
AYDIN 

4C 10 5 10,00 9 6 9,00 8 2 8,00 7 3 7,00 3 2 3,00 3 2 3,00 40 20 40,00 368,000 YEDEK 

11200 

% 38 

32 15 MUHAMMED MUHAM 4B 7 8 7,00 10 5 10,00 8 2 8,00 6 4 6,00 5 0 5,00 4 1 4,00 40 20 40,00 368,000 YEDEK 

11200 

% 38 

33 543 BÜŞ * ÖZGÜL 4C 9 6 9,00 10 5 10,00 7 3 7,00 8 2 8,00 4 1 4,00 2 3 2,00 40 20 40,00 368,000 YEDEK 

11200 

% 38 
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KATILIMLAR 

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL 

KOCAELİ GEBZE ADEM YAVUZ ORTAOKULU HAZIRBULUNUŞLUK 77 77 166 29443 
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Sınıf 

Türkçe Matematik Fen BilimleriS syal Bilgiler İngilizce Din Kültürü 
 

Türkçe Matematik Fen  SO SYAL 

BİLGİLE 

Rİngilizce Din K.ve 

A.B. 

Toplam LGS Dereceler 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Ortalama 9 6 8,59 8 7 7,91 6 4 5,77 6 4 6,02 3 2 3,27 3 1 3,36 35 23 34,92 334,370 
 

Okul Ortalaması 9 5 9,43 8 6 8,23 6 4 5,51 6 3 6,08 4 1 3,52 3 2 3,12 36 22 35,89 339,480 
 

34 0 ZEYNEP M ÇAT 4E 10 5 10,00 10 4 10,00 4 5 4,00 6 4 6,00 5 0 5,00 4 1 4,00 39 19 39,00 361,400 YEDEK 

11883 

% 

40 

35 5822 ERVANUR AKSU 4C 10 5 10,00 5 10 5,00 7 3 7,00 9 1 9,00 4 1 4,00 3 2 3,00 38 22 38,00 354,800 YEDEK 

12566 

% 
43 

36 0 ZEYNEPDURU GÜLER 4C 13 2 13,00 6 9 6,00 6 4 6,00 6 4 6,00 3 2 3,00 3 2 3,00 37 23 37,00 348,200 YEDEK 

13254 

% 

45 

37 0 ŞEYMA NUR SARAN 4F 11 4 11,00 11 4 11,00 2 8 2,00 6 4 6,00 4 1 4,00 3 2 3,00 37 23 37,00 348,200 YEDEK 

13254 

% 
45 

38 0 MEHM* BAYGELD 4F 10 5 10,00 8 7 8,00 4 6 4,00 7 3 7,00 3 2 3,00 4 1 4,00 36 24 36,00 341,600 YEDEK 

13936 

% 

47 

39 526 BUĞLEM YÜKSEL 4A 9 2 9,00 9 4 9,00 5 1 5,00 4 3 4,00 5 0 5,00 4 1 4,00 36 11 36,00 341,600 YEDEK 

13936 

% 

47 

40 0 MUSAB İLHAN 4C 7 8 7,00 9 6 9,00 6 4 6,00 8 2 8,00 1 4 1,00 4 1 4,00 35 25 35,00 335,000 YEDEK 

14656 

% 

50 

41 491 ARDA KAAN TUĞRUL 4A 14 1 14,00 12 1 12,00 7 3 7,00 2 4 2,00 
  

35 9 35,00 335,000 YEDEK 

14656 

% 

50 

42 774 YİĞİT EMİR KILIÇ 4B 9 6 9,00 7 8 7,00 6 4 6,00 5 5 5,00 4 1 4,00 4 1 4,00 35 25 35,00 335,000 YEDEK 

14656 

% 

50 

43 624 HİRA KURTAŞ 4C 7 8 7,00 4 11 4,00 6 4 6,00 9 1 9,00 5 0 5,00 3 2 3,00 34 26 34,00 328,400 YEDEK 

15351 

% 

52 

44 685 AYAZ Ş AHİN 4B 10 5 10,00 8 7 8,00 7 3 7,00 7 3 7,00 0 5 0,00 2 3 2,00 34 26 34,00 328,400 YEDEK 

15351 

% 

52 

45 949 ECEM GÖKÇE 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 7 2 7,00 7 3 7,00 3 2 3,00 2 3 2,00 34 25 34,00 328,400 YEDEK 

15351 

% 

52 

46 732 SEMA AYN A 4E 11 4 11,00 7 8 7,00 2 7 2,00 4 6 4,00 5 0 5,00 4 1 4,00 33 26 33,00 321,800 YEDEK 

16006 

% 

54 

47 0 OKAN EMİR KARDEŞ 4F 11 4 11,00 8 7 8,00 2 8 2,00 6 4 6,00 3 2 3,00 2 3 2,00 32 28 32,00 315,200 YEDEK 

16674 

% 

57 

48 0 S IR AÇ GÜN 4A 4 11 4,00 9 6 9,00 4 6 4,00 7 3 7,00 4 1 4,00 4 1 4,00 32 28 32,00 315,200 YEDEK 

16674 

% 
57 

49 686 TUANA TAŞDEMİR 4C 8 7 8,00 6 9 6,00 7 3 7,00 6 4 6,00 3 2 3,00 2 3 2,00 32 28 32,00 315,200 YEDEK 

16674 

% 

57 

50 758 SIRAÇ İLHAN 4C 10 5 10,00 9 6 9,00 5 5 5,00 4 6 4,00 1 4 1,00 3 2 3,00 32 28 32,00 315,200 YEDEK 

16674 

% 

57 

 


